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POR FAVOR, CONFIRMAR RECEBIMENTO PARA ESTE!
 
 
 
Bom dia!!
Sr(a) pregoeiro(a),
 
 
A empresa CS Brasil, vem gentilmente solicitar esclarecimentos técnicos;
Desde já agradecemos a atenção!
 
 
REFERENTE À: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA  - PE  002 / 2023 
ARP
 
 
PASSEIO TIPO HATCH – GRUPO C.
 
 

a. São solicitados veículos do "GRUPO C", porém, em momento algum é dito a que se refere esse GRUPO C de veículos. Afinal, a que se refere essa referência de

"GRUPO C" exigida para o item em questão?

 

b. São solicitados veículos do tipo HATCH com "CABINE DUPLA". Entendemos que se trata de um erro material, uma vez que tal exigência é completamente

incoerente ao tipo de veículos de categoria HATCH exigido, devendo a mesma ser desconsiderada. Está correto nosso entendimento?
 

c. São solicitados veículos "(PEQUENO – VW GOL, FIAT ARGO, FORD KA OU SIMILAR)". Entendemos que poderão ser ofertados veículos do tipo MOBI ou KWID,

uma vez que foram solicitados veículos do tipo HATCH PEQUENO. Está correto nosso entendimento?
 

d. Tendo em vista que 2 dos 3 veículos utilizados como referência já não mais fabricados, entendemos que deverão ser considerados como referência os modelos

antigos de motorização 1.0. Está correto nosso entendimento?
 

e. Para o item, são solicitados veículos do tipo HATCH. Tendo em vista que os veículos do tipo SEDAN são considerados superiores aos veículos do tipo HATCH, os
mesmos poderão ser ofertados?

 
f. Para que não ocorra qualquer transtorno posterior, poderiam, por gentileza, especificar e definir qual a cor desejada para os veículos em questão? Pois quando da

contratação, já estaremos preparando os veículos com a cor específica em questão.

 
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
AVISO LEGAL: "Esta mensagem e seus
anexos são destinados exclusivamente às

pessoas endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou retransmissão destes documentos por pessoa
diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato o material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei".
LEGAL NOTICE: "This message and attachments are destined only to the addressed individuals and may contain privileged or confidential information.
It is forbidden to use and/or relay these documents to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had access,
under penalty of accountability by the law."
RENUNCIA: "Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas destinadas y contiene información privilegiada y / o
confidencial. Está prohibido el uso y / o retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar inmediatamente el
material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley."

AVISO LEGAL: "Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas endereçadas e contém informação privilegiada e/ou
confidencial. Fica proibida a utilização e/ou retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato o
material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei".
LEGAL NOTICE: "This message and attachments are destined only to the addressed individuals and may contain privileged or confidential information.
It is forbidden to use and/or relay these documents to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had access,
under penalty of accountability by the law."

http://www.csbrasilservicos.com.br/


Fwd: Solicitação de esclarecimentos ref. pregão nº 002/2023
De Condor Serviços <condorservicosltda@gmail.com>
Para <cpl-crea@creama.org.br>
Data 2023-02-24 09:15

Honrado em cumprimentá-los, vimos reiterar a solicitação de esclarecimento supracitada.

---------- Forwarded message ---------
De: Condor Serviços <condorservicosltda@gmail.com>
Date: seg., 20 de fev. de 2023 às 16:48
Subject: Solicitação de esclarecimentos ref. pregão nº 002/2023
To: <cpl-crea@creama.org.br>

A empresa Condor Serviços Ltda,CNPJ nº 33.059.087/0001-21,  vem solicitar esclarecimentos se poderá ser apresentado  prazo de validade de acordo com o
especificado na própria certidão? tal elucidação se faz necessária
diante da contestável cláusula editalícia a seguir:

"12.20.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de até no máximo 30 dias anteriores à data marcada para
abertura da sessão;"
--
Condor Serviços Ltda

--
Condor Serviços Ltda

mailto:condorservicosltda@gmail.com
mailto:cpl-crea@creama.org.br
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023 – CREA/MA 

 

 

A Locadora Conte EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.828.429/0001-83, empresa estabelecida na Rua Boa Esperança, 

nº 120, Bairro Angelim, São Luís – MA., CEP 65062-750, vem por meio deste solicitar esclarecimento sobre os seguintes 

pontos abaixo: 

 

• Com base na análise do edital, encontramos a seguinte informação: 

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

 

• Enquanto no Termo de referência, cita a informação transcrita abaixo: 
 

6. DA VIGÊNCIA 
 

6.1 A vigência da proposta de preço será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua 

assinatura.  
 

De acordo com as informações apontadas, qual destas devemos seguir para o preenchimento da proposta? 

 

 

Outro ponto que gerou uma interrogativa foi sobre o valor global, verifique abaixo: 

 

• No edital consta no item 2. DO OBJETO consta o texto abaixo: 
 

2.2. O valor global estimado da licitação é de R$ 1.118.714,40 (Um Milhão, Cento e Dezoito Mil, 

Setecentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos).  
 

• Todavia no Termo de Referencia descreve o Valor Global de forma divergente, conforme transcrição 

abaixo: 
 

13. DO PREÇO MÉDIO PESQUISADO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA O VALOR MÉDIO ORÇADO para 

execução do serviço, conforme planilha orçamentária oriunda de pesquisa de preço, é de R$ 

1.416.902,40 /ANO para locação mensal de 30 (trinta) veículos, por 12 (doze) meses. A natureza 
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orçamentária para custeio deste contrato de locação é 5.2.2.2.1.04.09.01.026 – Locação de 

bens móveis, máquinas e equipamentos. 

 

Acrescentamos, ainda se tratando de valores, que no Termo de Referencia no item 5. ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVO DO OBJETO, o valor unitário do objeto apresenta-se como R$ 3.107,54 (Três mil cento e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), porém no Termo de Referência no item 12. DA ESTIMATIVA, o valor unitário é apresentado 

como R$ 3.935,84 (Três mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Neste caso, gostaríamos 

de esclarecer qual o valor global correto para seguirmos com o preenchimento da proposta. 

Requeremos, esclarecimentos também quanto ao Prazo de Entrega dos veículos, pois não conseguimos identificar 

no edital e nem no Termo de Referência. E quanto as Multas de Trânsitos, sobre a responsabilidade dos condutores e como 

proceder no caso da ocorrência na questão de pagamento e solicitações de reembolso, cujas informações não identificamos 

também em ambos os instrumentos. 

Pedimos o acolhimento desta solicitação e aguardamos com brevidade a resposta. 

 

 

 

 

São Luís, 27 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

                                           

__________________________________________________________ 

LOCADORA CONTE EIRELI 

Ana Paula Alves 

Supervisora Comercial 


